
Departamento de Expedientes RedClaimer <celiaredclaimer@gmail.com>

Fwd: REPARACIONES ZONA BACHARI - OBRA ASTURIANA DE ZINC
1 mensaje

Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com> 8 de noviembre de 2025, 12:36
Para: azicilla93@gmail.com, elupianez@redclaimer.es, expedientes@redclaimer.es

---------- Forwarded message ---------
De: Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com>
Date: vie, 24 oct 2025, 15:48
Subject: Re: REPARACIONES ZONA BACHARI - OBRA ASTURIANA DE ZINC
To: Paola Pardo Sánchez <ppardo@nodocomunicaciones.es>
Cc: <mjconesa@zambudio.es>, <jrequejo@zambudio.es>

Lo vuestro no es normal. 

1⁰ me decís que la separación de placas ( se miden en la parte superior de la plaque que se encuentra en la fila de
delante a la que se vaya a realizar) es de 2'82.  Y alineación a hilo, apretando solo las dos grapas de fuera para que
haga escuadra la otra parte de la placa con el hilo. Finalmente el bloque había que cientrarlo entre las placas con un
movimiento de este a oeste.  Por un precio de 3'9€ por unidad.

2⁰ el tema de mover los bloques de hormigón de este a oeste debido a la incorporación de módulos entre los mismos
bloques por interés de quien pone los bloques, hace que el movimiento sea de mucha distancia. Lo hablamos y
acordamos 5€ por módulo por ello.

3⁰ cuando se hace y queda, sale que ahora vuestro cliente Ise Solar, quiere que la distancia entre la esquina superior
del módulo y el bloque sea de 52'5 . Lo cual se hace y no sale debido a que los bloques necesitan un movimiento de
norte a sur o viceversa. Lo hablamos después de haber realizado como nos dijisteis 7 filas equivalentes a 840
módulos.

4⁰ se nos ofrecen 0'20€ por la alineación de los bloques de norte a sur o viceversa, lo cual conllevaría un total de
5'20€/módulo. A lo que nos negamos rotundamente y solicitamos que se le pague a alguien y que lo haga ya que a
nosotros no nos interesaba.

5⁰ se solicita una reparación de dos filas que tenían tripas ( fallo de alineación nuestra.). Las arreglamos en dos días
y continuamos nuestro trabajo.

6⁰ se nos pide que arreglemos los bloques de norte a sur de nuestras 7 filas ( lo cual supone desmontar módulo a
módulo, alinear a hilo cada bloque de nuevo poniendo el borde de cada bloque en el punto topografico que se
encuentra en el suelo. Solicitamos que ese trabajo sea por horas ( administración) María Jesús ( responsable del
departamento comercial de Nodo renovable/ Citric Network) acepta en frente al responsable de obra en aquel
momento Frugencio. 

7⁰ cuando terminamos, se nos informa de que quedan grapas por cambiar ( las grapas son de un metal muy sensible
y en cuanto aflojas y apritas se gripan). Debido al rehacer del trabajo solicitado por vuestra empresa. Debería de ser
un trabajo a contar y cotizar por producción pero en vez de hacer eso, se decide que no, que es """nuestro trabajo y
que tenemos que hacerlo""". 

8⁰ Lo realizamos y después se nos informa de la novedad de que los pasillos no tienen la distancia que se necesita.
Se ve que los pasillos están estudiados para que  no se haga sombra entre módulo y módulo ( hecho del que no
teníamos ni idea hasta que vuestro cliente nos lo explica) .  No es nuestro problema ya que no hemos aceptado  el
movimiento de norte a sur. 

9⁰ Los puntos topográficos tienen una diferencia bastante considerable entre ellos en la misma fila, lo demostramos
Frugencio y Bachari ( responsable de Labeid Energy SL) en frente de los responsables de Ise Solar. Sigue sin tener
que ser nuestro problema.

10⁰ ahora de 150 horas por administración (sin contar el tiempo que se tardo cambiando grapas por rehacer el
trabajo) contadas con Frugencio y ya habiendo descontado nuestros dos días de reparación de las famosas tripas, se
decide pagarnos 75 horas ""como máximo "" y ya Hera un milagro ya que se nos quería pagar 800€ por ellas un
equivalente a 7€ y poco por horas..
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11⁰ Ahora os negáis a pagarnos nuestros módulos por nuestro precio de 5€ habiendo alineado de norte a sur las
otras 8 filas nuevas sin amhaberos cobrado nada por ello. Y os negáis a pagarnos nuestros precios por horas y
cuando aceptamos el vuestro también lo negáis. 

Según los siguientes hechos *TOTALMENTE JUSTIFICABLES NEDIANTE CONVERSACIOMES DE WHATSAPP* Y
DEBIDO A QUE HASTA DIA DE HOY NO NOS HABEIS MODIFICADO EL CONTRATO Y POR ELLO AUN ESTA SIN
FIRMAR DESPUES DE HABELO SOLICITADO INUNERABLES  VECES. 

Os solicitamos que nos paguéis nuestras dos facturas con una fecha máxima del lunes 27. En caso de negaros, nos
veremos en la obligación de tomar la vía jurídica con ustedes y que la ley haga lo que tenga que hacer con cada cosa
empresa.

Gracias por la atención y buen fin de semana.

El vie, 24 oct 2025, 13:27, Paola Pardo Sánchez <ppardo@nodocomunicaciones.es> escribió:
Buenos días.

Tal y como se comentó, hemos realizado la reparación correspondiente en vuestra zona.

Los fallos que están saliendo son: fallos en corrección de filas dentadas, grapas sin apretar...etc.

Adjunto les remito el albarán con el detalle de los días trabajados y te iremos informando porque aún
no se ha finalizado en vuestra zona, así como las imágenes relacionadas con la reparación. 

Te mantenemos informados.
Un saludo.
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